
Palme Kurumsal Başarı Seti Deneme Raporu

İl İlçe Okul Sınav Adı Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Deneme Sınavı 3-A 47 47 47 70

Sıra No Öğrenci Adı Şube Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam 5-6-7. Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel

1 332 YUSUF AHMET BAŞARAN 6-A 10 5 8,333 13 2 12,333 11 3 10 10 5 8,333 10 2 9,333 8 5 6,333 62 22 54,665 358,660 1 11

2 364 TALHA SARIOĞLU 6-A 11 4 9,667 10 5 8,333 13 2 12,333 13 2 12,333 4 11 0,333 6 9 3 57 33 45,999 323,996 2 15

3 327 MUHAMMED HAMZA DEMİR 6-A 12 3 11 9 6 7 13 2 12,333 4 11 0,333 13 2 12,333 3 12 -1 54 36 41,999 307,996 3 17

4 13 AHMAD ADNAN BADEJKI 6-C 11 4 9,667 11 4 9,667 9 6 7 4 8 1,333 7 5 5,333 6 8 3,333 48 35 36,333 285,332 4 21

5 238 ABDULLAH MESUT TUNCAY 6-A 11 4 9,667 10 5 8,333 9 6 7 5 10 1,667 7 8 4,333 6 8 3,333 48 41 34,333 277,332 5 22

6 307 ZEHRA BEĞEN 6-B 11 4 9,667 9 6 7 8 7 5,667 6 9 3 8 7 5,667 6 9 3 48 42 34,001 276,004 6 23

7 151 SERRA YAVUZ 6-B 8 6 6 10 5 8,333 10 5 8,333 3 12 -1 5 10 1,667 8 7 5,667 44 45 29 256,000 7 25

8 482 AHMET EBUBEKİR AKYAZI 6-A 11 4 9,667 12 3 11 0 0 0 0 0 0 11 4 9,667 2 13 -2,333 36 24 28,001 252,004 8 27

9 415 MUSTAFA ÇELİK 6-C 9 6 7 9 6 7 11 4 9,667 0 0 0 0 0 0 5 5 3,333 34 21 27 248,000 9 28

10 156 BUSHER BADNJKI 6-C 8 6 6 9 6 7 5 8 2,333 3 10 -0,333 5 6 3 8 3 7 38 39 25 240,000 10 29

11 18 BURAK EMRE KARABACAK 6-C 9 3 8 4 8 1,333 8 3 7 6 6 4 3 2 2,333 4 5 2,333 34 27 24,999 239,996 11 30

12 204 TARIK EFE YILMAZ 6-A 3 7 0,667 4 7 1,667 5 8 2,333 12 3 11 9 6 7 1 8 -1,667 34 39 21 224,000 12 31

13 212 ESMANUR DEMİR 6-B 7 8 4,333 10 5 8,333 6 7 3,667 4 10 0,667 4 4 2,667 4 10 0,667 35 44 20,334 221,336 13 32

14 267 BİLAL YILDIRIM 6-A 6 9 3 6 9 3 13 2 12,333 6 9 3 3 11 -0,667 3 12 -1 37 52 19,666 218,664 14 33

15 38 FATMA MARŞO 6-B 4 11 0,333 10 5 8,333 6 9 3 2 13 -2,333 7 8 4,333 6 9 3 35 55 16,666 206,664 15 36

16 258 AHMET SELİM GÜLER 6-A 8 7 5,667 11 4 9,667 7 8 4,333 3 12 -1 4 10 0,667 1 14 -3,667 34 55 15,667 202,668 16 37

17 338 MAHMUT ADİL YILDIR 6-A 7 6 5 4 7 1,667 6 7 3,667 3 0 3 4 8 1,333 4 9 1 28 37 15,667 202,668 16 37

18 84 USAME HACU 6-C 3 12 -1 3 12 -1 8 7 5,667 10 5 8,333 3 12 -1 7 8 4,333 34 56 15,333 201,332 18 39

19 289 SAİD YUSUF BAŞAR 6-A 3 12 -1 7 8 4,333 5 10 1,667 5 10 1,667 7 8 4,333 6 9 3 33 57 14 196,000 19 40

20 361 İSMAİL KARADAĞ 6-A 6 9 3 7 8 4,333 11 4 9,667 4 11 0,333 2 13 -2,333 2 13 -2,333 32 58 12,667 190,668 20 41

21 354 AHMET MUHAMMET KANDİL 6-A 4 11 0,333 7 8 4,333 6 8 3,333 0 0 0 4 9 1 6 8 3,333 27 44 12,332 189,328 21 43

22 336 MUHAMMETALİ ESAT ATSAK 6-D 4 11 0,333 3 12 -1 4 11 0,333 7 8 4,333 7 8 4,333 6 9 3 31 59 11,332 185,328 22 44

23 61 MUHARREM ENES YILMAZ 6-D 4 2 3,333 6 1 5,667 4 4 2,667 1 0 1 2 7 -0,333 1 8 -1,667 18 22 10,667 182,668 23 45



24 86 YASEMİN ŞİMŞEK 6-B 7 8 4,333 4 10 0,667 5 10 1,667 5 10 1,667 4 11 0,333 5 10 1,667 30 59 10,334 181,336 24 46

25 230 SHIRINA HUSEYNOVA 6-B 5 10 1,667 3 12 -1 7 8 4,333 5 10 1,667 4 11 0,333 6 9 3 30 60 10 180,000 25 47

26 470 FURKAN AYDURMUŞ 6-A 5 10 1,667 5 9 2 6 9 3 3 11 -0,667 6 9 3 4 11 0,333 29 59 9,333 177,332 26 48

27 339 MUHAMMET EMİR KUYUCU 6-A 4 11 0,333 5 10 1,667 4 11 0,333 5 10 1,667 5 10 1,667 6 9 3 29 61 8,667 174,668 27 49

28 214 ENES TALHA DURSUN 6-A 4 6 2 4 5 2,333 4 3 3 0 0 0 1 4 -0,333 3 4 1,667 16 22 8,667 174,668 27 49

29 341 BETÜL ÇELİK 6-B 8 7 5,667 5 10 1,667 2 13 -2,333 4 11 0,333 4 11 0,333 5 10 1,667 28 62 7,334 169,336 29 51

30 194 MİRAÇ DEMİR 6-A 5 10 1,667 9 6 7 5 10 1,667 3 12 -1 2 13 -2,333 4 11 0,333 28 62 7,334 169,336 29 51

31 205 İBRAHİM YUSUF ŞAĞBAN 6-A 2 13 -2,333 5 10 1,667 6 8 3,333 3 12 -1 7 8 4,333 4 11 0,333 27 62 6,333 165,332 31 53

32 56 M.MOUHSEN RABENJKI 6-C 5 10 1,667 5 10 1,667 6 9 3 2 13 -2,333 8 7 5,667 1 14 -3,667 27 63 6,001 164,004 32 54

33 329 TUANA HAMAN 6-B 7 8 4,333 4 11 0,333 3 12 -1 6 9 3 4 11 0,333 3 12 -1 27 63 5,999 163,996 33 55

34 177 YUSUF AYKANAT 6-C 6 9 3 3 11 -0,667 5 9 2 5 10 1,667 4 11 0,333 2 12 -2 25 62 4,333 157,332 34 56

35 331 YUSUF ALİ GÜRLÜK 6-A 3 12 -1 3 12 -1 6 9 3 5 10 1,667 3 12 -1 5 10 1,667 25 65 3,334 153,336 35 57

36 248 EMRİHAN GJOLENA 6-D 6 9 3 3 12 -1 5 10 1,667 2 13 -2,333 2 2 1,333 0 0 0 18 46 2,667 150,668 36 58

37 255 KEREM ÖNDER 6-C 7 8 4,333 5 10 1,667 1 13 -3,333 1 4 -0,333 3 2 2,333 2 13 -2,333 19 50 2,334 149,336 37 59

38 130 ECRİN DEREN DERE 6-B 4 11 0,333 4 11 0,333 3 12 -1 4 11 0,333 6 9 3 3 12 -1 24 66 1,999 147,996 38 60

39 302 ZEHRA AKSU 6 8 3,333 4 11 0,333 3 10 -0,333 3 12 -1 5 9 2 1 14 -3,667 22 64 0,666 142,664 39 61

40 51 MELEK EREK 6-B 2 13 -2,333 3 12 -1 5 10 1,667 2 13 -2,333 4 11 0,333 6 7 3,667 22 66 0,000999999999999446 140,004 40 62

41 319 MUHAMMED ALİ KOÇOĞLU 6-A 4 11 0,333 2 13 -2,333 4 11 0,333 1 13 -3,333 2 13 -2,333 4 10 0,667 17 71 -6,666 140,000 41 63

42 65 NAZLIGÜL KERİMİ 6-B 4 11 0,333 3 12 -1 4 11 0,333 2 13 -2,333 3 12 -1 4 11 0,333 20 70 -3,334 140,000 41 63

43 257 ÖMERFARUK DURMUŞ 6-D 4 11 0,333 2 13 -2,333 1 14 -3,667 5 10 1,667 6 9 3 3 12 -1 21 69 -2 140,000 41 63

44 99 MUHAMMED HIDIR MİHEMİD 6-D 5 10 1,667 5 10 1,667 2 13 -2,333 3 12 -1 1 14 -3,667 5 10 1,667 21 69 -1,999 140,000 41 63

45 351 MUSAP MİRAÇ ZENGİN 6-D 3 12 -1 4 11 0,333 4 11 0,333 2 13 -2,333 3 12 -1 3 12 -1 19 71 -4,667 140,000 41 63
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46 303 ZEYNEP AKSU 6 8 3,333 4 10 0,667 1 13 -3,333 2 13 -2,333 3 12 -1 5 10 1,667 21 66 -0,999 140,000 41 63

47 199 ÖMÜR ZOĞAL 6-C 3 12 -1 8 7 5,667 1 14 -3,667 4 11 0,333 2 13 -2,333 3 12 -1 21 69 -2 140,000 41 63
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