
Palme Kurumsal Başarı Seti Deneme Raporu

İl İlçe Okul Sınav Adı Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu LGS Deneme Sınavı 3-A 38 38 38 274

Sıra No Öğrenci Adı Şube Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel

1 68 ZEYNEP ŞARANI 8-A 14 6 12 8 2 7,333 8 2 7,333 6 4 4,667 12 8 9,333 15 5 13,333 63 27 53,999 337,996 1 55

2 383 HAVA EREK 8-B 15 5 13,333 8 2 7,333 7 3 6 6 4 4,667 12 8 9,333 12 8 9,333 60 30 49,999 320,395 2 67

3 237 KARAM AKIL 8-D 14 4 12,667 8 2 7,333 8 2 7,333 9 1 8,667 4 1 3,667 13 6 11 56 16 50,667 309,536 3 71

4 545 ZEYNEP NUR SERBEST 8-A 15 5 13,333 8 2 7,333 7 3 6 10 0 10 4 9 1 12 8 9,333 56 27 46,999 290,096 4 87

5 800 DERYA YAĞMUR KILKIŞ 8-A 14 5 12,333 5 4 3,667 7 3 6 8 2 7,333 4 11 0,333 14 4 12,667 52 29 42,333 282,465 5 93

6 554 MİRAY KURTULUŞ 8-B 13 4 11,667 3 6 1 6 3 5 3 5 1,333 5 7 2,667 12 6 10 42 31 31,667 252,036 6 113

7 321 GÖZDE KARAASLAN 8-B 14 6 12 8 2 7,333 9 1 8,667 8 2 7,333 1 6 -1 7 8 4,333 47 25 38,666 245,931 7 121

8 572 MELEK NUR ÜST 8-B 11 9 8 6 4 4,667 6 4 4,667 9 1 8,667 1 7 -1,333 11 9 8 44 34 32,668 228,538 8 141

9 401 NUR MUNİR ÇOBANHAMİD 8-B 9 6 7 1 1 0,667 5 4 3,667 4 1 3,667 1 3 0 13 3 12 33 18 27,001 225,503 9 145

10 781 HALENUR MÜMİNOĞLU 8-B 9 10 5,667 4 4 2,667 9 1 8,667 9 0 9 1 1 0,667 9 8 6,333 41 24 33,001 224,004 10 148

11 546 ALEYNA BASKIN 8-B 12 8 9,333 5 4 3,667 7 3 6 6 4 4,667 4 16 -1,333 8 12 4 42 47 26,334 204,868 11 162

12 772 AYŞENUR FALAY 8-B 7 10 3,667 7 2 6,333 7 3 6 1 0 1 0 0 0 10 8 7,333 32 23 24,333 196,966 12 171

13 531 SULTAN SERRANUR BAŞAR 8-B 10 10 6,667 6 4 4,667 5 5 3,333 3 7 0,667 6 14 1,333 8 12 4 38 52 20,667 190,134 13 179

14 231 HÜSEYİN KAYAK 8-E 8 10 4,667 3 7 0,667 7 3 6 8 2 7,333 1 9 -2 10 10 6,667 37 41 23,334 189,870 14 181

15 138 ESMA SUDE ATSAK 8-A 13 7 10,667 4 6 2 4 6 2 1 9 -2 6 14 1,333 7 13 2,667 35 55 16,667 186,935 15 185

16 398 NİSANUR BAYAM 8-B 10 10 6,667 4 6 2 6 4 4,667 4 6 2 1 9 -2 9 11 5,333 34 46 18,667 179,534 16 191

17 872 AHMET AKSOY 8-E 8 9 5 4 5 2,333 7 3 6 0 2 -0,667 2 11 -1,667 8 5 6,333 29 35 17,332 175,161 17 196

18 816 ZEYNEP KUTLUCA 8-A 8 10 4,667 3 7 0,667 5 5 3,333 2 8 -0,667 4 9 1 6 9 3 28 48 12 158,601 18 207

19 185 YAĞMUR CİNDİR 8-A 9 7 6,667 1 4 -0,333 4 5 2,333 4 6 2 3 11 -0,667 6 11 2,333 27 44 12,333 158,565 19 208

20 657 BURAK KAYA 8-C 11 9 8 2 8 -0,667 5 5 3,333 3 7 0,667 5 15 0 5 15 0 31 59 11,333 155,066 20 212

21 536 YUNUS KIRBIZ 8-E 11 9 8 3 7 0,667 3 7 0,667 3 7 0,667 4 16 -1,333 6 14 1,333 30 60 10,001 151,603 21 214

22 527 SALİH SOYMAZ 8-E 5 2 4,333 0 0 0 7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 10,333 142,565 22 217

23 281 ASLI MELİKE 6 9 3 3 4 1,667 4 5 2,333 4 6 2 0 1 -0,333 4 8 1,333 21 33 10 140,800 23 221



24 318 GÖKÇE KARAASLAN 8-B 9 11 5,333 4 6 2 4 6 2 1 9 -2 5 15 0 5 15 0 28 62 7,333 137,465 24 222

25 783 ESMANUR KUTA 8-B 8 12 4 2 8 -0,667 4 6 2 5 5 3,333 5 15 0 5 15 0 29 61 8,666 137,332 25 225

26 250 MERT CAN AKYÜZ 8-C 8 11 4,333 4 6 2 5 5 3,333 1 9 -2 3 17 -2,667 7 13 2,667 28 61 7,666 135,631 26 226

27 763 YUSUF KÜÇÜK 8-C 6 11 2,333 3 2 2,333 5 3 4 3 5 1,333 4 12 0 3 16 -2,333 24 49 7,666 123,932 27 233

28 757 AZRA NUR ŞAHİN 8-A 6 14 1,333 6 4 4,667 5 5 3,333 4 6 2 5 15 0 3 17 -2,667 29 61 8,666 122,930 28 234

29 254 BATUHAN ÇAKMAK 8-E 5 15 0 2 8 -0,667 8 2 7,333 2 8 -0,667 0 0 0 0 0 0 17 33 5,999 119,597 30 240

30 802 GAMZE ATIŞ 8-B 6 14 1,333 2 7 -0,333 7 3 6 5 5 3,333 3 17 -2,667 4 13 -0,333 27 59 7,333 118,565 31 241

31 301 BEYZA KERİMİ 8-B 8 12 4 3 7 0,667 3 7 0,667 3 7 0,667 4 16 -1,333 4 16 -1,333 25 65 3,335 116,273 32 242

32 285 AYŞE EREK 8-B 5 10 1,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 1,667 112,835 33 243

33 290 AYŞE NUR KÖPRÜBAŞI 8-A 5 15 0 3 7 0,667 8 2 7,333 3 7 0,667 5 15 0 3 17 -2,667 27 63 6 112,399 34 245

34 741 AMİNE DEMİR 8-A 6 14 1,333 2 8 -0,667 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 1,666 111,931 35 246

35 668 HAYRUNİSA YÜCEDAĞ 8-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,000 36 247

36 513 HALA ELHAMİS 8-B 4 16 -1,333 3 7 0,667 1 9 -2 2 8 -0,667 6 14 1,333 2 18 -4 18 72 -6 104,000 36 247

37 776 MUHAMMED TALHA KANAL 8-E 1 19 -5,333 1 9 -2 2 8 -0,667 4 6 2 4 15 -1 3 17 -2,667 15 74 -9,667 104,000 36 247
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