
Vono Yayınları Dijital Eğitim Sistemi Deneme Raporu  
İl   İlçe       Okul         Sınav Adı       Okul İlçe  İl Genel  

                                 

İSTANBUL  BAYRAMPAŞA       Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu     5. Sınıf KDS 2. Deneme - A    34 34  34 61  
                               

Sıra No Öğrenci Adı Şube Türkçe  Matematik Sosyal Bilgiler Fen Bilimleri İngilizce  Din Kültürü ve Toplam  5-6-7. Sınıf    
                      Ahlak Bilgisi         
                                  

      D Y N D Y  N D Y N D Y N D Y N D Y  N D Y N Puan  Okul Genel  
                                  

1 171 MURAT EFE AKSAÇ 5 - A 15 0 15 13 1  12,667 14 1 13,667 10 4 8,667 14 1 13,667 8 7  5,667 74 14 69,335 444,838  1 4  
                                  

2 374 MUHAMMED BUĞRA ERDEMİ 5 - A 7 8 4,333 11 4  9,667 12 3 11 14 1 13,667 15 0 15 12 3  11 71 19 64,667 412,668  2 10  
                                  

3 245 TARIK YALÇIN 5 - A 11 4 9,667 7 7  4,667 12 3 11 14 1 13,667 12 3 11 13 2  12,333 69 20 62,334 407,336  3 12  
                                  

4 298 FATİH KIŞ 5 - A 12 2 11,333 8 5  6,333 8 6 6 12 3 11 13 2 12,333 11 4  9,667 64 22 56,666 398,164  4 13  
                                  

5 372 ZEHRA NUR KARABUL 5 - E 10 5 8,333 8 7  5,667 10 5 8,333 11 4 9,667 10 5 8,333 13 2  12,333 62 28 52,666 382,665  5 17  
                                  

6 196 MUHAMMED SAFA ATICI 5 - D 8 4 6,667 7 5  5,333 13 2 12,333 11 3 10 12 2 11,333 7 8  4,333 58 24 49,999 372,998  6 21  
                                  

7 314 HARUN TÜRKMEN 5 - A 8 7 5,667 7 8  4,333 14 1 13,667 12 3 11 8 7 5,667 11 4  9,667 60 30 50,001 370,003  7 22  
                                  

8 304 ENSAR ÇAĞRAN 5 - A 6 8 3,333 9 6  7 12 3 11 11 4 9,667 11 3 10 10 5  8,333 59 29 49,333 368,832  8 23  
                                  

9 315 MARAL SANDAYUK 5 - E 9 6 7 6 9  3 11 4 9,667 8 7 5,667 7 8 4,333 14 1  13,667 55 35 43,334 353,335  9 26  
                                  

10 306 TOKA RİMBATİŞ 5 - E 7 8 4,333 6 9  3 12 3 11 10 5 8,333 9 6 7 9 6  7 53 37 40,666 342,665  10 28  
                                  

11 211 EMİR YILDIRIM 5 - D 10 5 8,333 5 10  1,667 6 9 3 13 2 12,333 6 9 3 10 5  8,333 50 40 36,666 336,665  11 29  
                                  

12 396 SUDE NAZ ZOĞAL 5 - E 5 10 1,667 5 10  1,667 9 6 7 10 5 8,333 9 6 7 14 1  13,667 52 38 39,334 333,336  12 30  
                                  

13 174 HÜMEYRA ÇALIŞKAN 5 - B 10 5 8,333 5 10  1,667 7 8 4,333 11 4 9,667 3 12 -1 13 2  12,333 49 41 35,333 333,333  13 31  
                                  

14 117 BURAK EMRE 5 - A 6 9 3 6 9  3 8 7 5,667 12 3 11 8 7 5,667 10 5  8,333 50 40 36,667 330,668  14 32  
                                  

15 312 MEHMET EMİN AKCAN 5 - C 5 8 2,333 4 5  2,333 10 4 8,667 9 3 8 7 3 6 9 4  7,667 44 27 35 324,499  15 34  
                                  

16 111 HÜSEYİN SAFA İŞSEVER 5 - D 2 13 -2,333 6 9  3 9 6 7 11 4 9,667 4 11 0,333 15 0  15 47 43 32,667 312,668  16 35  
                                  

17 325 RAZAN NIDAL JUMA 5 - E 10 5 8,333 5 10  1,667 5 10 1,667 4 11 0,333 13 2 12,333 4 11  0,333 41 49 24,666 306,665  17 36  
                                  

18 422 EBRAR YÜCEL 5 - E 8 7 5,667 5 8  2,333 6 9 3 7 8 4,333 12 3 11 3 12  -1 41 47 25,333 305,333  18 37  
                                  

19 127 MAHMUD KANDİL 5 - A 3 12 -1 6 9  3 7 8 4,333 12 3 11 8 7 5,667 7 8  4,333 43 47 27,333 301,333  19 38  
                                  

20 292 ZEYNEP TANEM ERDİ 5 - E 9 6 7 5 8  2,333 3 12 -1 5 10 1,667 12 3 11 4 11  0,333 38 50 21,333 297,332  20 39  
                                  

21 102 TUĞRA ENGİN 5 - D 8 7 5,667 7 5  5,333 8 7 5,667 4 11 0,333 6 8 3,333 3 12  -1 36 50 19,333 294,833  21 40  
                                  

22 77 ALPARSLAN TULUM 5 - D 2 13 -2,333 5 10  1,667 12 3 11 8 7 5,667 4 11 0,333 11 4  9,667 42 48 26,001 294,004  22 41  
                                  

23 220 MERT ALİ KADER 5 - A 3 12 -1 6 9  3 8 7 5,667 7 8 4,333 13 2 12,333 3 12  -1 40 50 23,333 291,333  23 42  
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24 251 AHMED MARŞO 5 - D 0 15 -5 7 8 4,333 7 8 4,333 8 7 5,667 9 6 7 9 6 7 40 50 23,333 287,332 24 43 
                             

25 90 MERYEM GÜLER 5 - B 6 9 3 4 11 0,333 7 8 4,333 4 11 0,333 7 8 4,333 5 9 2 33 56 14,332 270,830 25 45 
                             

26 297 MUSTAFA ENES ÖZDEN 5 - C 3 12 -1 3 12 -1 8 7 5,667 6 9 3 8 7 5,667 7 8 4,333 35 55 16,667 268,668 26 46 
                             

27 296 FATMA NUR AKIN 5 - B 8 7 5,667 5 10 1,667 0 0 0 2 1 1,667 0 0 0 0 0 0 15 18 9,001 263,504 27 47 
                             

28 279 HAMİDE NEDEF 5 - E 2 13 -2,333 2 13 -2,333 9 6 7 5 10 1,667 5 5 3,333 5 10 1,667 28 57 9,001 245,504 28 50 
                             

29 310 ÖMER ASAF DURSUN 5 - A 6 9 3 2 9 -1 6 8 3,333 2 13 -2,333 6 9 3 3 12 -1 25 60 5 245,500 29 51 
                             

30 418 FATIMA KÜBRA AYTAÇ 5 - A 3 12 -1 3 12 -1 8 7 5,667 6 9 3 3 12 -1 3 11 -0,667 26 63 5 239,500 30 52 
                             

31 421 İBRAHİM HALİL GEZİ 5 - C 3 12 -1 3 6 1 6 3 5 3 12 -1 4 10 0,667 1 13 -3,333 20 56 1,334 233,335 31 53 
                             

32 133 AHMET ŞEVKET KURU 5 - A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230,000 32 54 
                             

33 410 ELİF KARLI 5 - E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230,000 32 54 
                             

34 159 MUHAMMED TALHA PEHLİVAN 5 - A 2 13 -2,333 2 13 -2,333 4 8 1,333 5 10 1,667 0 0 0 0 0 0 13 44 -1,666 230,000 32 54 
                             


