
Vono Yayınları Dijital Eğitim Sistemi Deneme Raporu  
İl   İlçe       Okul         Sınav Adı      Okul İlçe İl Genel  

                               

İSTANBUL  BAYRAMPAŞA       Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu     7. Sınıf KDS 2. Deneme - A    35 35 35 53  
                              

Sıra No Öğrenci Adı Şube Türkçe  Matematik Sosyal Bilgiler Fen Bilimleri İngilizce  Din Kültürü ve Toplam  5-6-7. Sınıf    
                      Ahlak Bilgisi        
                                

      D Y N D Y  N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel  
                                

1 286 YUNUS EMRE ÇELİK 7 - D 12 3 11 9 3  8 11 4 9,667 5 7 2,667 12 3 11 12 1 11,667 61 21 54,001 393,503 1 5  
                                

2 29 ELİF BERRE YEŞİLÇÖL 7 - C 10 5 8,333 7 7  4,667 12 3 11 7 8 4,333 12 3 11 11 4 9,667 59 30 49 372,000 2 7  
                                

3 128 ZEYNEL ABİDİN ALMASRI 7 - E 10 5 8,333 10 5  8,333 5 10 1,667 8 7 5,667 13 2 12,333 10 5 8,333 56 34 44,666 366,664 3 8  
                                

4 32 ELİF NAZ KORKMAZ 7 - C 10 4 8,667 4 11  0,333 11 2 10,333 11 3 10 9 4 7,667 10 3 9 55 27 46 358,500 4 9  
                                

5 145 AYŞE GÜLEZ 7 - C 11 4 9,667 4 11  0,333 7 8 4,333 10 5 8,333 11 4 9,667 12 3 11 55 35 43,333 353,333 5 10  
                                

6 154 ENES ÇAVİÇ 7 - D 12 1 11,667 7 8  4,333 8 7 5,667 5 9 2 9 5 7,333 10 5 8,333 51 35 39,333 352,333 6 11  
                                

7 132 EFEHAN KALENDEROĞLU 7 - D 10 5 8,333 3 12  -1 12 3 11 9 6 7 3 4 1,667 11 4 9,667 48 34 36,667 332,667 7 14  
                                

8 158 MARVA ALYANOĞLU 7 - C 6 9 3 6 9  3 6 9 3 9 6 7 10 5 8,333 11 4 9,667 48 42 34 324,000 8 16  
                                

9 48 ÖMER NAESSA 7 - D 10 5 8,333 7 8  4,333 7 8 4,333 5 10 1,667 6 9 3 10 5 8,333 45 45 29,999 323,997 9 17  
                                

10 125 HÜSNA İKİCAN 7 - C 12 3 11 6 9  3 7 8 4,333 5 10 1,667 9 6 7 5 10 1,667 44 46 28,667 322,668 10 19  
                                

11 135 CEMRE NAZ KAÇAR 7 - C 8 3 7 1 1  0,667 7 5 5,333 4 6 2 10 5 8,333 10 3 9 40 23 32,333 322,333 11 20  
                                

12 242 PELİNSU AKIN 7 - C 8 3 7 1 1  0,667 6 6 4 4 6 2 10 5 8,333 10 3 9 39 24 31 319,001 12 21  
                                

13 70 MELİKE ZÜMRA VAYİS 7 - C 10 5 8,333 6 9  3 3 12 -1 4 11 0,333 11 4 9,667 7 7 4,667 41 48 25 309,500 13 23  
                                

14 11 ELİF GÜLER 7 - C 8 7 5,667 3 10  -0,333 9 6 7 8 7 5,667 7 8 4,333 8 7 5,667 43 45 28,001 308,004 14 24  
                                

15 147 BERAT ALİ BASKIN 7 - D 9 6 7 6 9  3 4 11 0,333 7 8 4,333 5 10 1,667 7 8 4,333 38 52 20,666 296,665 15 26  
                                

16 25 ECRİN NUR TABİR 7 - C 11 4 9,667 4 11  0,333 6 9 3 3 12 -1 7 8 4,333 7 8 4,333 38 52 20,666 296,665 15 26  
                                

17 42 NİSA NUR GÜLER 7 - C 9 6 7 4 11  0,333 7 8 4,333 5 10 1,667 9 6 7 5 10 1,667 39 51 22 296,000 17 28  
                                

18 52 ÖYKÜ MELEK ALBAYRAK 7 - B 8 7 5,667 6 9  3 8 7 5,667 7 7 4,667 3 12 -1 4 11 0,333 36 53 18,334 288,836 18 29  
                                

19 169 ŞEHID EL SATTUF 7 - B 5 10 1,667 5 10  1,667 1 14 -3,667 10 5 8,333 4 11 0,333 11 4 9,667 36 54 18 280,001 19 31  
                                

20 17 EYÜP SÖNMEZ 7 - E 8 7 5,667 3 3  2 3 10 -0,333 2 6 0 7 4 5,667 5 10 1,667 28 40 14,668 278,171 20 32  
                                

21 228 MUSTAFA SERDAR AYDIN 7 - E 6 9 3 2 13  -2,333 10 5 8,333 6 9 3 3 12 -1 8 7 5,667 35 55 16,667 272,668 21 33  
                                

22 150 ZEYNEP ŞAHİN 7 - C 10 5 8,333 2 9  -1 2 13 -2,333 3 10 -0,333 4 11 0,333 7 7 4,667 28 55 9,667 265,167 22 34  
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23 129 MUHAMMET ALİ ULAŞ 7 - F 7 8 4,333 2 13  -2,333 4 11 0,333 3 12 -1 7 8 4,333 8 7 5,667 31 59 11,333 261,333 23 35  
                                

24 141 BURAK SARIOĞLU 7 - E 7 8 4,333 2 13  -2,333 5 10 1,667 3 12 -1 4 10 0,667 9 6 7 30 59 10,334 258,835 24 36  
                                

25 2 AHMET EFE KURTÇU 7 - D 4 11 0,333 5 10  1,667 4 11 0,333 5 10 1,667 5 10 1,667 7 8 4,333 30 60 10 258,000 25 37  
                                

26 378 MEYREM ŞİMŞEK 7 - B 6 9 3 4 11  0,333 7 8 4,333 6 9 3 2 13 -2,333 4 11 0,333 29 61 8,666 256,665 26 38  
                                

27 152 REVZA DEMİR 7 - C 6 7 3,667 5 10  1,667 7 8 4,333 2 13 -2,333 3 5 1,333 2 13 -2,333 25 56 6,334 253,836 27 39  
                                

28 57 SAMET DABAN 7 - E 6 6 4 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2,333 9 8 6,333 251,833 28 40  
                                

29 140 FATMA NEDEF 7 - B 8 7 5,667 3 12  -1 3 12 -1 2 13 -2,333 6 9 3 4 11 0,333 26 64 4,667 248,668 29 43  
                                

30 69 GÜLSÜM NUR BİLTEKİN 7 - C 5 10 1,667 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 1,667 236,668 30 44  
                                

31 36 MELİSA VURGUN 7 - B 5 9 2 3 11  -0,667 5 10 1,667 2 9 -1 2 11 -1,667 4 9 1 21 59 1,333 235,332 31 45  
                                

32 47 OKTAY OKUR 7 - F 3 11 -0,667 4 10  0,667 2 13 -2,333 1 14 -3,667 4 10 0,667 6 9 3 20 67 -2,333 230,000 32 46  
                                

33 262 ASUMAN KABAK 7 - B 4 11 0,333 3 12  -1 4 11 0,333 2 12 -2 1 14 -3,667 3 12 -1 17 72 -7,001 230,000 32 46  
                                

34 393 SEHER ALIEVI 7 - B 5 10 1,667 1 14  -3,667 4 11 0,333 2 13 -2,333 0 1 -0,333 5 10 1,667 17 59 -2,666 230,000 32 46  
                                

35 7 BERRA ECRİN EKMEN 7 - B 5 10 1,667 5 10  1,667 1 14 -3,667 2 13 -2,333 1 14 -3,667 5 10 1,667 19 71 -4,666 230,000 32 46  
                                


