
Vono Yayınları Dijital Eğitim Sistemi Deneme Raporu  
İl   İlçe      Okul         Sınav Adı      Okul İlçe İl Genel  

                              

İSTANBUL  BAYRAMPAŞA      Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu     8. Sınıf KDS 2. Deneme - A   40 40 40 113  
                              

Sıra No Öğrenci Adı Şube Türkçe  Matematik Sosyal Bilgiler Fen Bilimleri İngilizce  Din Kültürü ve Toplam  LGS    
                     Ahlak Bilgisi        
                               

     D Y N D Y  N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel  
                               

1 800 DERYA YAĞMUR KILKIŞ 8 - A 14 5 12,333 7 7  4,667 7 2 6,333 10 7 7,667 8 2 7,333 9 1 8,667 55 24 47 292,801 1 24  
                               

2 554 MİRAY KURTULUŞ 8 - B 13 6 11 7 7  4,667 8 0 8 9 6 7 5 4 3,667 8 1 7,667 50 24 42,001 274,404 2 25  
                               

3 272 ÖMER FARUK PELTEK 8 - E 9 11 5,333 7 1  6,667 10 0 10 9 11 5,333 5 5 3,333 9 1 8,667 49 29 39,333 253,065 3 29  
                               

4 781 HALENUR MÜMİNOĞLU 8 - B 11 7 8,667 3 3  2 8 2 7,333 6 12 2 10 0 10 10 0 10 48 24 40 242,201 4 33  
                               

5 545 ZEYNEP NUR SERBEST 8 - A 10 10 6,667 1 3  0 8 2 7,333 9 11 5,333 8 2 7,333 10 0 10 46 28 36,666 231,732 5 34  
                               

6 390 NATIBE ALIEVI 8 - A 13 7 10,667 8 12  4 2 8 -0,667 7 13 2,667 8 2 7,333 7 3 6 45 45 30 228,802 6 35  
                               

7 572 MELEK NUR ÜST 8 - B 8 10 4,667 4 8  1,333 6 4 4,667 8 9 5 9 1 8,667 9 1 8,667 44 33 33,001 219,503 7 39  
                               

8 290 AYŞE NUR KÖPRÜBAŞI 8 - A 7 12 3 6 14  1,333 2 8 -0,667 11 9 8 6 4 4,667 8 2 7,333 40 49 23,666 198,831 8 42  
                               

9 546 ALEYNA BASKIN 8 - B 9 11 5,333 11 9  8 4 6 2 5 15 0 3 7 0,667 6 4 4,667 38 52 20,667 193,733 9 43  
                               

10 401 NUR MUNİR ÇOBANHAMİD 8 - B 8 7 5,667 0 0  0 4 2 3,333 6 2 5,333 4 0 4 5 5 3,333 27 16 21,666 190,032 10 44  
                               

11 548 WISAM MOHAMMAD 8 - E 9 7 6,667 2 10  -1,333 7 3 6 6 11 2,333 6 4 4,667 7 3 6 37 38 24,334 187,969 11 45  
                               

12 763 YUSUF KÜÇÜK 8 - C 11 9 8 5 15  0 5 5 3,333 7 13 2,667 1 1 0,667 6 4 4,667 35 47 19,334 183,069 12 46  
                               

13 802 GAMZE ATIŞ 8 - B 10 10 6,667 2 10  -1,333 3 7 0,667 6 12 2 10 0 10 6 4 4,667 37 43 22,668 182,739 13 47  
                               

14 250 MERT CAN AKYÜZ 8 - C 5 13 0,667 6 12  2 6 2 5,333 7 10 3,667 5 3 4 8 2 7,333 37 42 23 180,902 14 48  
                               

15 531 SULTAN SERRANUR BAŞAR 8 - B 9 11 5,333 7 13  2,667 5 5 3,333 6 14 1,333 3 7 0,667 7 3 6 37 53 19,333 179,465 15 49  
                               

16 815 YUNUS EMRE ERDOĞAN 8 - E 7 13 2,667 2 18  -4 4 6 2 12 8 9,333 3 7 0,667 8 2 7,333 36 54 18 172,400 16 51  
                               

17 535 HÜSEYİN BİLAL AYDEMİR 8 - E 10 10 6,667 4 16  -1,333 7 3 6 6 14 1,333 2 8 -0,667 8 2 7,333 37 53 19,333 172,267 17 52  
                               

18 668 HAYRUNİSA YÜCEDAĞ 8 - A 12 8 9,333 0 0  0 7 1 6,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 9 16 170,799 18 53  
                               

19 772 AYŞENUR FALAY 8 - B 5 15 0 1 4  -0,333 6 4 4,667 9 11 5,333 5 5 3,333 8 2 7,333 34 41 20,333 170,366 19 54  
                               

20 574 MUHAMMED AZİZ GENÇ 8 - C 6 7 3,667 6 6  4 1 7 -1,333 2 6 0 6 4 4,667 5 4 3,667 26 34 14,668 162,838 20 57  
                               

21 657 BURAK KAYA 8 - C 10 10 6,667 8 12  4 3 7 0,667 4 16 -1,333 3 6 1 3 7 0,667 31 58 11,668 159,539 21 58  
                               

22 383 HAVA EREK 8 - B 6 14 1,333 6 14  1,333 4 6 2 7 13 2,667 5 5 3,333 4 6 2 32 58 12,666 151,331 22 60  
                               

23 321 GÖZDE KARAASLAN 8 - B 8 12 4 5 15  0 4 6 2 6 14 1,333 5 5 3,333 4 6 2 32 58 12,666 151,331 22 60  
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24 301 BEYZA KERİMİ 8 - B 8 12 4 9 11 5,333 2 8 -0,667 4 16 -1,333 4 6 2 2 8 -0,667 29 61 8,666 148,132 24 62 
                             

25 285 AYŞE EREK 8 - B 6 13 1,667 4 16 -1,333 4 6 2 7 13 2,667 5 5 3,333 6 4 4,667 32 57 13,001 145,905 25 63 
                             

26 398 NİSANUR BAYAM 8 - B 7 11 3,333 3 12 -1 6 3 5 5 14 0,333 3 7 0,667 3 7 0,667 27 54 9 134,598 26 65 
                             

27 221 MELEZ HAMDO 8 - B 7 9 4 4 4 2,667 3 7 0,667 1 19 -5,333 5 5 3,333 6 4 4,667 26 48 10,001 133,604 27 66 
                             

28 527 SALİH SOYMAZ 8 - E 3 17 -2,667 4 16 -1,333 4 6 2 10 10 6,667 1 9 -2 6 4 4,667 28 62 7,334 130,269 28 67 
                             

29 513 HALA ELHAMİS 8 - B 0 1 -0,333 8 12 4 3 7 0,667 5 15 0 4 6 2 1 9 -2 21 50 4,334 125,169 29 69 
                             

30 138 ESMA SUDE ATSAK 8 - A 10 10 6,667 5 15 0 3 7 0,667 3 17 -2,667 2 8 -0,667 2 8 -0,667 25 65 3,333 123,466 30 70 
                             

31 318 GÖKÇE KARAASLAN 8 - B 6 14 1,333 3 17 -2,667 6 4 4,667 7 13 2,667 2 8 -0,667 3 7 0,667 27 63 6 123,199 31 71 
                             

32 758 MERYEM AYDOĞDU 8 - B 5 15 0 5 15 0 4 6 2 5 15 0 5 5 3,333 3 6 1 27 62 6,333 120,466 32 72 
                             

33 536 YUNUS KIRBIZ 8 - E 8 12 4 3 8 0,333 2 8 -0,667 4 16 -1,333 4 6 2 1 9 -2 22 59 2,333 118,166 33 73 
                             

34 783 ESMANUR KUTA 8 - B 6 14 1,333 2 18 -4 2 8 -0,667 5 15 0 7 3 6 3 7 0,667 25 65 3,333 105,465 34 76 
                             

35 786 SAMET ADANIR 8 - C 0 2 -0,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -0,667 104,000 35 77 
                             

36 492 BETÜL SAGİR 8 - A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,000 35 77 
                             

37 68 ZEYNEP ŞARANI 8 - A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,000 35 77 
                             

38 122 AHMET AKIN TURPCU 8 - D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,000 35 77 
                             

39 490 RAVZA KIRBIYIK 8 - B 3 17 -2,667 4 16 -1,333 5 5 3,333 5 13 0,667 3 7 0,667 1 8 -1,667 21 66 -1 104,000 35 77 
                             

40 254 BATUHAN ÇAKMAK 8 - E 3 17 -2,667 4 16 -1,333 3 7 0,667 4 16 -1,333 5 5 3,333 6 4 4,667 25 65 3,334 104,000 35 77 
                             


